



Biomar AS  
Bolstadveien 23

8430 MYRE

**Vår ref.**  
18/662-17/JAPE

**Arkivkode**  
U43

**Deres ref.**

**Dato**  
27.03.2019

**MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA  
GJELDENE AREALPLAN I OMRÅDET SLAPØYFJORDEN**

Formannskapet behandlet i møte 22.03.2019 sak 27/19. Følgende vedtak ble fattet:

**Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra gjeldende Kystsoneplan slik at omsøkte plassering fra Biomar AS av oppdrettsanlegg i «Gyte- og oppvekstområde» i Slapøyfjorden kan tillates.**

**Dønna kommune ber om at uttalelsen fra Vandve lokalutvalg vektlegges og at utlegging av fortøyninger skjer i dialog med lokalutvalget.**

**Klagerett**

Vedtaket kan påklages iht Forvaltningsloven § 27. Klagefristen er tre uker fra den dag dette brev kommer fram. I klagen bør nevnes begrunnelse for klagen og evt. nye opplysninger som kan ha betydning for klagen.

Med vennlig hilsen  
Dønna kommune

Jan Erik Pedersen  
Teknisk sjef

**Kopi til:**

LetSea AS, v/Ann Kristin Aaker, Postboks 14, 8801 SANDNESSJØEN  
Vandve Lokalutvalg v/Svein Johansen, Havsundveien 4, 8830 VANDVE

---

<b>Postadresse</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Telefaks</b>	<b>Bankkonto</b>
Dønna kommune	Solfjellsjøen	75 05 22 00	75 05 52 19	4540 05 00006
Solfjellsjøen	<b>E-postadresse</b>	<b>Hjemmeside</b>	<b>Skatt</b>	<b>Foretaksregister</b>
8820 DØNNA	post@donna.kommune.no	www.donna.kommune.no	7855.05.18278	NO 945 114 878



# Saksprotokoll

---

**Utvalg:** Formannskap  
**Møtedato:** 22.03.2019  
**Sak:** 27/19

---

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 18/662

**Tittel:** SAKSPROTOKOLL - BIOMAR AS - SØKNAD OM DISPENSASJON  
FRA GJELDENE KYSTSONEPLAN I OMRÅDET  
SLAPØYFJORDEN

**Behandling:**

AP v/John-Erik S. Johansen fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:  
*Dønna kommune ber om at uttalelsen fra Vandve lokalutvalg vektlegges og at utlegging av fortøyninger skjer i dialog med lokalutvalget.*

**Vedtak:**

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra gjeldende Kystsonoplan slik at omsøkte plassering fra Biomar AS av oppdrettsanlegg i «Gyte- og oppvekstområde» i Slapøyfjorden kan tillates.

Dønna kommune ber om at uttalelsen fra Vandve lokalutvalg vektlegges og at utlegging av fortøyninger skjer i dialog med lokalutvalget.





## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Jan Erik Pedersen  
Arkivsaksnr.: 18/662

Arkiv: U43

### BIOMAR AS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENE KYSTSONEPLAN I OMRÅDET SLAPØYFJORDEN

#### **Rådmannens innstilling:**

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra gjeldende Kystsoneplan slik at omsøkte plassering fra Biomar AS av oppdrettsanlegg i «Gyte- og oppvekstområde» i Slapøyfjorden kan tillates.

#### **Bakgrunn:**

Biomar AS søker om ny lokalitet «Slapøyværet» på vestsiden av Gjesøya og sør for Vandve/Slapøya. I gjeldende Kystsoneplan er omsøkte areal avsatt til «Gyte- og oppvekstområde», og ligger mot grensen til «Uplanlagt område i sjø».

Biomar AS søker om dispensasjon fra gjeldende Kystsoneplan med bakgrunn i plan- og bygningslovens (pbl) kap. 19.

Det forelå én uttalelse i saken – fra Midt-Helgeland Fiskarlag som uttalte seg positiv til ny lokalitet som omsøkt.

Formannskapet hadde søknad om dispensasjon oppe til behandling i møte den 23.10. 2018 og gjorde følgende vedtak:

*Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra gjeldende Kystsoneplan slik at omsøkte plassering av oppdrettsanlegg i «Gyte- og oppvekstområde» kan tillates.*

#### **Saksutredning:**

I etterkant er det fremkommet at behandlingen hadde skjedd uten at søknad om dispensasjon var tilstrekkelig opplyst gjennom annonsering og en høringsrunde til alle impliserte parter.

Søknad om dispensasjon er derfor annonsert og sendt ut på ny høring til berørte instanser -med frist satt til 22.2. 2019 for å komme med en uttalelse.

Det er kommet følgende uttalelser:

***Fiskeridirektoratet – forvaltingsseksjonen i region Nordland:***



Havforskningsinstituttet har kartlagt gytefelt for kysttorsk langs kysten ved å foreta eggtrekk og analyser av egg, og ved hjelp av strømmodellering. Framtidig og omsøkt lokalitet Slapøyværet vil i sin helhet bli liggende innenfor et gytefelt kartlagt av Havforskningsinstituttet og verdisatt til verdi B – regionalt viktig gytefelt.

Fiskeridirektoratet bruker en annen metode ved kartlegging av gyteområder, der lokale yrkesfiskere oppgir hvor de har fisket gytende torsk. Gyteområdet kartlagt av Fiskeridirektoratet er ofte sammenfallende med de viktigste fiskeplassene.

Fiskeridirektoratet har ikke kartlagt gyteområder eller andre fiskeriregistreringer i sjøarealet der det nå søkes dispensasjon. Spøringsdata viser at det er begrenset fiskeriaktivitet i området, og lokalt fiskarlag (Midt-Helgeland Fiskarlag) har heller ingen motforestillinger til at dispensasjon gis.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på forskriftsendringen i Akvakulturforskriftens § 15-b, der det fremgår at det ikke er tillatt med badebehandling med legemidler mot lakselus i- eller nærmere enn 500 meter fra et gytefelt. Evt. behandling skal skje i brønnbåt, og lusebehandlingsvannet skal transporteres bort fra anlegget.

#### ***Nordland Fylkeskommune (NFK) – avdeling for plan og miljø:***

##### *Forholdet til regionale interesser:*

- Arealpolitiske retningslinjer tilsier at dispensasjon som regel ikke skal gis, med mindre lokale forhold åpner for dette og saken er opplyst gjennom en høringsrunde.
- Det bør som en hovedregel ikke dispenseres fra planer der direkte berørte statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt i saken.
- Den foreslåtte lokaliteten ligger i et gytefelt Grytøya-Vikafjorden som er kartlagt av Havforskningsinstituttet som et gytefelt av regional verdi.
- Kommuneplanens arealdel – Kystsonenplanen, har avsatt området til gyte- og oppvekstområde der fiskeri har prioritet.

NFK ber om at Naturmangfoldlovens kap. 2 §§ 7-12 tas inn i kommunens vurdering av saken. Her tas inn tema som at avgjørelser skal baseres på et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag vedrørende arters bestandssituasjon. Videre at det skal legges til grunn et «føre var» prinsipp og vurderes en samlet belastning på økosystemet. Samt at tiltakshaver skal dekke kostnadene og sørge for å begrense eventuelle skader på naturmangfoldet ved å sørge for en god og sikker drift.

##### *Planfaglige forhold:*

Kommunens adgang til å dispensere fra vedtatte planverk er begrenset. Det vises her til Plan- og bygningslovens kap. 19, som beskriver at dispensasjon ikke kan gis - dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Kommunen må vurdere hensynet til gyte- og oppvekstområdet og foreta en vurdering av fordeler og ulemper. Det fremkommer heller ikke vurderinger på alternativ plassering eller en begrunnelse for behovet for å fravike arealplanens formålsgrænse.



Nordland Fylkeskommune fraråder at det gis dispensasjon.

***Nordland Fylkes Fiskarlag (NFF):***

Høringsdokumentet mangler kart som viser planlagt fortøyningsareal, og det er ikke samsvar mellom koordinatene for oppgitte ytterpunkter i brev/søknad og kartvedlegg.

Kystsonen er under revidering, og det vill vært tjenlig at areal for akvakultur hadde blitt avklart gjennom den pågående planprosessen og derved blitt konsekvensutredet og vurdert i forhold til øvrig sjøareal og interesser.

NFF viser også til nytt regelverk (Akvakulturforskriften) og restriksjoner ifm. behandling av fisk mot lus ved badebehandling og legemidler i eller i nærheten av gytefelt.

NFF har ingen merknader til søknad om dispensasjon utover det anførte.

***Vandve Lokalutvalg:***

Det vises til gjeldende Kystsonenplan i Dønna der omsøkte område er avmerket som gyte- og oppvekstområde, og at det vil kunne bli problemer med garnsetting i området der fortøyninger er lagt ut fra merdene.

Lokalutvalget har helst sett at anlegget blir trukket noe lenger sørover og ut av området avmerket i Kystsonenplanen som gyte- og oppvekstområde.

Vandve lokalutvalg stiller seg positivt til at det skapes arbeidsplasser i kommunen.

***Vurdering:***

Dispensasjon krever grunnlagt søknad jfr. pbl § 19-1 første punktum. Videre skal berørte instanser få anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon.

Selve dispensasjonen vurderes ut i fra vilkårene i pbl § 19-2. Av bestemmelsenes 2. ledd følger det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Biomar AS har anført følgende argumentasjon i sin søknad:

- Biomar AS har en avtale med LetSea AS om drift av konsesjonene som tilhører Biomar AS.
- Bunnundersøkelser og havstrømsmålinger viser at lokaliteten egner seg meget godt til en bærekraftig drift med liten påvirkning av miljøet rundt.



- Biomar AS er en FoU-aktør med fokus på hensynet til bærekraft og å gjøre næringen mer miljøtilpasset. Å ta i bruk nye lokaliteter er helt nødvendig for fortsatt å kunne utvikle næringen i en mer bærekraftig retning.
- LetSea AS vil på den aktuelle lokaliteten ha fokus på å få ned bruken av kjemikalier til avlusning. Det vil bli brukt/testet ut Rognkjeks som rensefisk, bruk av luseskjørt, undervannsføring samt bruk av mekanisk avlusningsutstyr som kun bruker sjøvann.
- LetSea AS som kompetansebedrift ønsker å styrke driften og forskningen for å sikre kompetansearbeidsplasser lokalt.
- Midt-Helgeland Fiskarlag har sagt seg positiv til ny lokalitet som omsøkt.

Omsøkte plassering av ny lokalitet «Slapøyværet» i område Slapøyfjorden ligger i yttergrense av avsatt areal til Gyte- og oppvekstområde – mot et uplanlagt område i sjø.

Det foreligger kritiske anmerkninger i forhold til plassering av omsøkte anlegg inn i et område som i gjeldende kystsonesplan er avmerket med «Gyte- og oppvekstområde».

Det er også bemerket problematikken rundt Akvakulturforskriften og evt. badebehandling med legemidler mot lakselus nærmere enn 500 meter fra gytefelt.

Nordland Fylkeskommune er kritisk til etableringen med bakgrunn i en evt. fremtidig konfliktsituasjon med fiskeriinteressene samt at området i vedtatt kystsonesplan er avsatt til gyte- og oppvekstområde for torsk av regional verdi.

En planfaglig vurdering tilsier at det ikke skal gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispensereres fra blir vesentlig tilsidesatt, eller at fordelene med å dispensere ikke er vesentlig større enn ulempene.

Når saksbehandler likevel etter en samlet vurdering tilrår at det gis dispensasjon begrunnes det med følgende:

- Fiskeridirektoratet har – ved bruk av sine registreringsmetoder, ikke registrert eller kartlagt gyteområde eller andre fiskeriregistreringer i sjøarealet der det nå søkes om dispensasjon. Det kan her foreligge en feilregistrering av gyte- og oppvekstområde i Dønna kommunes Kystsonesplan, og hensynet til marint biologisk mangfold samt hensynet til bestemmelsene det dispensereres fra vil dermed være ivaretatt.
- Fiskeriinteressene representert ved lokalt fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag har ingen merknader til søknaden.
- En total vurdering av søknad om dispensasjon vil – med bakgrunn i argumentasjon fra søker, med bakgrunn i de gitte høringsuttalelser samt med bakgrunn i at området fremstår som mindre viktig som gyte- og oppvekstområde enn først antatt, tilsa at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.





**Saksvedlegg:**

Søknad om dispensasjon fra Biomar AS, datert 5.7.2018 med kartbilag.

Kunngjøring og annonsering, datert 6.2.2019

Høringsbrev fra Dønna kommune, datert 29.1 2019

Innspill fra Fiskeridirektoratet, datert 19.2.2019

Innspill fra Vandve Lokalutvalg, datert 20.2.2019

Innspill fra Nordland Fylkes Fiskarlag, datert 21.2.2019

Innspill fra Nordland Fylkeskommune, datert 22.2.2019

